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Andra Tamsalu

From: Andra Tamsalu

Sent: neljapäev, 17. veebruar 2022 14:18

To: 'anu@pagulasabi.ee'

Subject: RE: AMIF2020-12 finantskontrolli päring

Attachments: AMIF2020-12 Lisa 2 Projekti eelarve, rahastusallikad, kuluaruanne ja maksetaotlus_1511 (1).xlsx; AMIF2020-12 pearaamat 

01.03.2021-30.09.2021.pdf

Tere 

 

Palun üle kontrollida, miks on kuluaruande koond summa 8.04 eurot väiksem. 

 
Palun vastata 5 tööpäeva jooksul. 

 

 
Ikka head 
 
Andra Tamsalu 
rahandusosakond 

5305 5827 
 

 

 

From: anu@pagulasabi.ee <anu@pagulasabi.ee>  

Sent: Sunday, February 13, 2022 4:45 PM 

To: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee> 

Subject: RE: AMIF2020-12 finantskontrolli päring 

 

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada! 

 

Tere! 
Korrigeerisime pearaamatut, st on kaudsed kulud nüüd eraldi välja toodud. 

Manusena on kaudsete kulude arved ning selgituseks panen kaasa ka kulude jaotamise tabeli. 

Palun kinnita, kas said meili kätte. 

Heade soovidega 
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Anu Viltrop 

 

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>  

Sent: neljapäev, 3. veebruar 2022 13:42 

To: anu@pagulasabi.ee 

Subject: RE: AMIF2020-12 finantskontrolli päring 

 

Tere 
 

Kui saan õigesti aru, siis te maksate ettemaksu IOMile. Siis tuleb see kajastada ettemaksukontol ja tegelikult tehtud kuludega ettemaksu kontot vähendada. Nii oleks kõige 

õigem ja siis jääb ettemaksu kontole see jääk, mille IOM tagasi kannab ning tulud ja kulud on võrdsed nagu raamatupidamise seadus ette näeb. 

Palun parandada pearaamatut! 

 

Kaudsete kulude kohta on kuluaruandes teil näidatud kasutamine 2121 eurot. Mis tunnusega kajastate ülejäänud selle perioodi kulud? 

 

Lähtudes AMIFi abikõlblikkuse reegli punktile 8.2, soovin näha kontrollitava perioodi kaudseid kulusid. 

 

 
Lugupidamisega 
 
Andra Tamsalu 
rahandusosakonna nõunik 
Siseministeerium 

 
5305 5827 
Pikk 61, 15065 Tallinn 

 

 

 

 

From: anu@pagulasabi.ee <anu@pagulasabi.ee>  

Sent: Wednesday, February 2, 2022 7:58 AM 

To: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee> 

Subject: RE: AMIF2020-12 finantskontrolli päring 

 

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada! 
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Tere, Andra! 

Erisus tekib sellest, et projekti partnerile IOM-le teeme toetuse ülekandeid omavahelise kirjaliku kokkuleppe alusel, kuid aruandesse paneme nende tegelikult tehtud kulud. 

Viimasel aruandlusperioodil toimub vajadusel ülemääraselt ülekantud summa tagasimaksmine IOMi poolt. 

Nii et ma ei oska praegu kohe pakkuda, kuidas me saaksime kulude summa täpselt võrdseks. 

 
Varasemalt on meil olnud (ka AMIF projektides) üldkulud kõik pearaamatus näha ning sellest ei ole tekkinud enne küsimust. Vahepeal on meie enda töökorraldus 

muutunud – ning üldised toetavad, st kaudsed kulud (nt raamatupidamine, kontori ülevalpidamise kulud jt) lähevad eraldi ühest üldkulude potist ning projektiaruandesse 

arvestame protsentuaalselt projektiga seotud kulusumma. Projektiga nö otseselt seotud kaudsed kulud (nagu näiteks pangakulud, aga võib olla ka näiteks otseselt 

projektiga seotud töötaja koolituse kulu) on meil olnud näha projektiga seotud pearaamatu väljavõttes. Vaatasin projekti abikõlbulikkuse reeglid üle, ja ma ei näe, et selline 

praktika oleks kuidagi keelatud. 

 

Heade soovidega 

Anu Viltrop 

MTÜ Eesti Pagulasabi 

 

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>  

Sent: reede, 28. jaanuar 2022 14:51 

To: anu@pagulasabi.ee 
Subject: AMIF2020-12 finantskontrolli päring 

 

Tere 

 

Kuluaruande koondis otseste kulude summa ei ole võrdne pearaamatu väljavõtte kuludega! Palun kontrollida ja vajadusel parandada! 

Pearaamatu väljavõttes on sees pangateenuse kulud. Palun need selle projekti otsestest kuludest välja võtta(pearaamatu väljavõttes ei soovi näha) ja panna kaudsete 

kulude alla. 

 

Palun vastata 5 tööpäeva jooksul! 

 
Lugupidamisega 
 
Andra Tamsalu 
rahandusosakonna nõunik 
Siseministeerium 

 
5305 5827 
Pikk 61, 15065 Tallinn 

 

 


